
RE: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril

Roberto Fermiano Rodrigues Filho <roberto@dentaluni.com.br>
Ter, 28/05/2024 16:23
Para:​Comercial <comercial@dentaluni.com.br>​
Cc:​Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>;​Ronasses de Lara <ronasses.lara@dentaluni.com.br>;​Comissão Dental Uni <comissao@dentaluni.com.br>​

Obrigado;

---
ROBERTO FERMIANO RODRIGUES FILHO
Supervisão
Tel: (41) 33711900
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>
Enviado: terça-feira, 28 de maio de 2024 16:20
Para: Roberto Fermiano Rodrigues Filho <roberto@dentaluni.com.br>
Cc: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>; Ronasses de Lara <ronasses.lara@dentaluni.com.br>; Comissão Dental Uni
<comissao@dentaluni.com.br>
Assunto: RE: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Boa tarde 

Ajuste realizado Roberto, pode desabilitar a comissão e também o código 165 - ANTUNES PINTO & ANTUNES CORRETORA DE SEG por gentileza.

À disposição!
--

CAMILA I. ROCHA
- Comercial - ADM
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

 
 

De: Roberto Fermiano Rodrigues Filho <roberto@dentaluni.com.br>
Enviado: terça-feira, 28 de maio de 2024 14:51
Para: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>
Cc: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>; Ronasses de Lara <ronasses.lara@dentaluni.com.br>; Comissão Dental Uni
<comissao@dentaluni.com.br>
Assunto: RE: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Boa tarde Camila,

Comissão inserida
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Quando finalizar o processo, me avise, para que eu desative essa comissão do
cadastro da corretora.

Obrigado.

---
ROBERTO FERMIANO RODRIGUES FILHO
Supervisão
Tel: (41) 33711900
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>
Enviado: terça-feira, 28 de maio de 2024 12:59
Para: Roberto Fermiano Rodrigues Filho <roberto@dentaluni.com.br>
Cc: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>; Ronasses de Lara <ronasses.lara@dentaluni.com.br>
Assunto: ENC: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Roberto 

Pode habilitar a comissão CORRETORAS - 100 C/ 10 - VITALICIO, para a corretora 1766 - VIZ ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA por
gentileza? 

Iremos realizar sessão do código 165 das empresas listadas em aditivo, anexo.

À disposição!
--

CAMILA I. ROCHA
- Comercial - ADM
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

 
 

De: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>
Enviado: terça-feira, 28 de maio de 2024 09:00
Para: Bruna Euzieres Silveira da Costa <bruna.costa@dentaluni.com.br>
Cc: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>
Assunto: RE: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 

Bom dia!!

Segue com assinaturas Dental UNI

Cami,

Pode dar andamento, por favor.

Grata,
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---
IVANA REGINA PERONDI
- Supervisão
Tel: (41) 30203933 Cel: (41) 98865-2810
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Bruna Euzieres Silveira da Costa <bruna.costa@dentaluni.com.br>
Enviado: terça-feira, 28 de maio de 2024 08:45
Para: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>
Cc: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>
Assunto: FW: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Bom dia!

Segue aditivo assinado!

Dúvidas estou a disposição!

BRUNA COSTA
Expansão de Mercado
Tel: (41) 30203843 Cel: (41) 99196-6545
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Jose Augusto P Pascarelli <joseaugusto@vizseguros.com.br>
Enviado: 27 de maio de 2024 10:46
Para: Bruna Euzieres Silveira da Costa <bruna.costa@dentaluni.com.br>
Assunto: RES: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Bruna, bom dia!
 
Obrigado, segue assinado!
 
 

 
 
De: Bruna Euzieres Silveira da Costa [mailto:bruna.costa@dentaluni.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 27 de maio de 2024 10:41
Para: Jose Augusto P Pascarelli
Assunto: FW: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Bom dia José!
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Tudo bem?
 
Segue aditivo de cessão de carteira.
Aguardo o envio do mesmo assinado.
 
Dúvidas estou a disposição!

BRUNA COSTA
Expansão de Mercado
Tel: (41) 30203843 Cel: (41) 99196-6545

Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

 

De: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>
Enviado: 27 de maio de 2024 08:50
Para: Bruna Euzieres Silveira da Costa <bruna.costa@dentaluni.com.br>
Cc: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>
Assunto: ENC: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Bruna, bom dia. 
 
Segue para validação e assinatura da corretora.
 
À disposição!
--

CAMILA I. ROCHA
- Comercial - ADM
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

 
 

 

De: Bruna Euzieres Silveira da Costa <bruna.costa@dentaluni.com.br>
Enviado: terça-feira, 21 de maio de 2024 10:04
Para: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>; Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>; Ronasses de Lara
<ronasses.lara@dentaluni.com.br>
Assunto: RE: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Bom dia!
 
@Ronasses de Lara, consegue passar essa informação, por gentileza?
Corretora cód. 165.
 
Dúvidas estou a disposição!

BRUNA COSTA
Expansão de Mercado
Tel: (41) 30203843 Cel: (41) 99196-6545

Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170
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De: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>
Enviado: 21 de maio de 2024 09:46
Para: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>; Bruna Euzieres Silveira da Costa <bruna.costa@dentaluni.com.br>
Assunto: RE: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Bom dia! 
 
Corretora cadastrada. 
 
@Bruna Euzieres Silveira da Costa precisamos das empresas em questão em nome de Antunes Pinto & Antunes, por gentileza, para emitirmos o
aditivo de comissionamento e ajuste em sistema.
 

A corretora VIZ ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ: 08.872.230/0001-52:

Cód. representante: 1766
Cód. vendedor: 5985
Comissões vendedor: 437,440
 
À disposição!
--

CAMILA I. ROCHA
- Comercial - ADM
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

 
 
 

De: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>
Enviado: quinta-feira, 16 de maio de 2024 16:21
Para: Comercial <comercial@dentaluni.com.br>
Assunto: ENC: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
 
Acredito q a Viz já esteja cadastrada conosco, certo?
 
Ai precisaremos alterar vendedor do digito em questão para esta corretora.
 
Qq coisa me chama.
 
 

---
IVANA REGINA PERONDI
- Supervisão
Tel: (41) 30203933 Cel: (41) 98865-2810

Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170
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De: Jose Augusto P Pascarelli <joseaugusto@vizseguros.com.br>
Enviado: quarta-feira, 15 de maio de 2024 11:24
Para: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>
Assunto: RES: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Ivana, bom dia!
 
Acredito que sim, segue abaixo os dados.
 

VIZ ADM E CORRETORA DE
SEGUROS EIRELI

SUSEP: 202018119
CNPJ: 08.872.230/0001-52

 
 

 
 
De: Ivana Regina Perondi [mailto:ivana@dentaluni.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2024 11:17
Para: joseaugusto@vizseguros.com.br
Assunto: ENC: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
 
Bom dia!!!! Tudo bem?
 
Através de qual corretora precisa receber?
 
Esta corretora já está cadastrada conosco?
 
Aguardo infos para continuidade deste.
 
A disposição.
 
 

---
IVANA REGINA PERONDI
- Supervisão
Tel: (41) 30203933 Cel: (41) 98865-2810

Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

 

De: Kamila Dias <diamante03@dentaluni.com.br>
Enviado: terça-feira, 14 de maio de 2024 14:41
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Para: Ivana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>
Assunto: ENC: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Boa tarde, Ivana,
 
Corretor solicitou alteração da conta bancária para recebimento da comissão. 
Pode seguir com alteração, por favor ? 
 
 
At.te, 
 

KAMILA DIAS DE LIMA
Executivo de Contas  - Consultoria
WhatsApp: (41) 98865-3305
Endereço: Rua Irmã Flávia Borlet, 197 - Curitiba/PR - 81.630-170

De: Jose Augusto P Pascarelli <joseaugusto@vizseguros.com.br>
Enviado: segunda-feira, 6 de maio de 2024 15:17
Para: Kamila Dias <diamante03@dentaluni.com.br>; Comissão Dental Uni <comissao@dentaluni.com.br>
Assunto: ENC: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
Camila, boa tarde!
 
Preciso alterar a conta de recebimento d comissão para outra corretora do grupo, sendo a sócia em comum, como proceder? Esse comissão não
conseguimos mais receber na Antunes Pinto & Antunes.
 
No aguardo.
 
 

 
 
De: Comissão Dental Uni [mailto:comissao@dentaluni.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2024 15:09
Para: 'BARBARA@ANTONIOPINTO.COM.BR'; 'barbara@vizseguros.com.br'; 'joseaugusto@vizseguros.com.br'
Assunto: 165 - Comissão - Período 2024/ - Abril
 
  

---
ROBERTO FERMIANO RODRIGUES FILHO
Supervisão
Tel: (41) 3371-1900

Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170
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Não contém vírus.www.avast.com
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