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RES: cadastro corretora CCS - Londrina

Camila Ivone da Rocha <camila.rocha@dentaluni.com.br>
Qua, 08/05/2024 09:18

Para:Andressa Rosa de Oliveira <andressa.oliveira@dentaluni.com.br>
Cc:Fernando Luis Ghirelli Colleoni <fernando.colleoni@dentaluni.com.br>

0 1 anexos (471 KB)
ACENT CCS CATEC_merged.pdf;

Bom dia!
Segue arquivo ajustado, apds assinatura, gentileza substituir atual arquivo do Prospect e sinalizar, para que eu

consiga aprovar nas condigdes certas;

A disposigao!

CAMILA 1. ROCHA
- Comercial - ADM
Endereco: RUA IRMA FLAVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Andressa Rosa de Oliveira <andressa.oliveira@dentaluni.com.br>
Enviada em: ter¢a-feira, 7 de maio de 2024 17:34

Para: Camila Ivone da Rocha <camila.rocha@dentaluni.com.br>
Assunto: ENC: cadastro corretora CCS - Londrina

ANDRESSA ROSA DE OLIVEIRA

-Expansao de Mercado
Tel: (41) 992948308
Enderego: RUA IRMA FLAVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170
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De: Fernando Luis Ghirelli Colleoni <fernando.colleoni@dentaluni.com.br>
Enviado: terga-feira, 7 de maio de 2024 17:33

Para: lvana Regina Perondi <ivana@dentaluni.com.br>

Cc: Andressa Rosa de Oliveira <andressa.oliveira@dentaluni.com.br>
Assunto: ENC: cadastro corretora CCS - Londrina

ivi,

Conforme alinhado com a Andressa, solicito que seja inclusa no contrato a faixa de
comissionamento de venda de 100/10 para nos contratos PJ para esta corretora.

Obrigado,

FERNANDO COLLEONI
Tel: (41) 30203938 Cel: (41) 99683-6800
Enderego: RUA IRMA FLAVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Andressa Rosa de Oliveira <andressa.oliveira@dentaluni.com.br>
Enviado: terca-feira, 7 de maio de 2024 17:29

Para: Fernando Luis Ghirelli Colleoni <fernando.colleoni@dentaluni.com.br>
Assunto: RE: cadastro corretora CCS - Londrina

ANDRESSA ROSA DE OLIVEIRA

-Expansao de Mercado
Tel: (41) 992948308
Enderego: RUA IRMA FLAVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Fernando Luis Ghirelli Colleoni <fernando.colleoni@dentaluni.com.br>
Enviado: terca-feira, 7 de maio de 2024 14:18

Para: Andressa Rosa de Oliveira <andressa.oliveira@dentaluni.com.br>
Assunto: cadastro corretora CCS - Londrina

Andressa, td bem?
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Conforme falamos, pec¢o que entre em contato com a Francieli ( contato abaixo na mensagem)
da Corretora CCS (Catec Corretora de Seguros) de Londrina, pra que sejam providenciados o
envio dos documentos para cadastro da mesma na DentalUni.

Essa corretora ficara no comercial, onde farei o relacionamento com a mesma.

Muito Obrigado,

FERNANDO COLLEONI
Tel: (41) 30203938 Cel: (41) 99683-6800
Enderego: RUA IRMA FLAVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: atendimento@catecseguros.com.br <atendimento@catecseguros.com.br>
Enviado: segunda-feira, 6 de maio de 2024 11:14

Para: Fernando Luis Ghirelli Colleoni <fernando.colleoni@dentaluni.com.br>
Assunto: RES: Pedido de cotagdo DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

Bom dia, Fernando!
Tudo bem ?

Gostaria de verificar como podemos nos cadastrar junto a vocés

Francieli Santos

(43) 99191-8095
EoRRErona oe (43) 3344-4220
SEGURDS

atendimento@catecseguros.com.br

Av. Ayrton Senna da Silva, 830.
Sala 601, Londrina - PR

ATENCAO: A informagdo transmitida destina-se apenas a pessoa a quem foi enderegada e pode conter informagio confidencial, legalmente
protegida e para conhecimento exclusivo do destinatario. Copia, retransmissdo, disseminag¢ao ou outro uso qualquer da informagao transmitida
por pessoas ou entidades que nao as pretendidas pelo emissor ¢ proibida. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos a

gentileza de que seja imediatamente devolvida ao seu remetente e eliminada do seu sistema.

WARNING: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by
persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you have received this message in error, we kindly request you to

immediately reply to the sender of this message and delete the message and attachments from your system.

De: Jodo Henrique Rossetto Kffuri <joaohenrique@catecseguros.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2024 09:26

Para: fernando.colleoni@dentaluni.com.br

Cc: francielly.sales@catecseguros.com.br; atendimento@catecseguros.com.br
Assunto: Pedido de cotagdo DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Prioridade: Alta

Fernando bom dia.
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Conforme conversamos, segue abaixo informagdes para apresentagdo de proposta para DECHRA BRASIL PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA. CNPJ 79.578.266/0001-76.

O Grupo esta desde 2016 com Plano GOLD da Metlife, ao custo de RS 15,50, devido a falta de prestadores na cidade
Londrina, houve um esvaziamento de usuarios, porem a empresa atua em todo Brasil, Norte, Nordeste, Centro
Oeste, Sudeste e SUL.

Estou enviando tambem anexo, o relatério de Utilizacado.

A @Franciele que nos Ié em cdpia vai lhe enviar os documentos para cadastro da Catec ok.

Para demais informacgdes, ficamos a disposicao.

Abragos

jk

Joao Henrique Rossetto Kffuri

e 43 99984-7420
= g
EORRETORA 0 43 3344-4220
joachenrique@catecseguros.com.br

Av. Ayrton Senna da Silva, 830,
Sala 601, Londrina - PR

ATENCAO: A informagio transmitida destina-se apenas a pessoa a quem foi enderecada e pode conter informagao
confidencial, legalmente protegida e para conhecimento exclusivo do destinatario. Copia, retransmissio,
disseminacao ou outro uso qualquer da informacao transmitida por pessoas ou entidades que nao as pretendidas
pelo emissor ¢ proibida. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos a gentileza de que seja
imediatamente devolvida ao seu remetente e eliminada do seu sistema.

WARNING: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may
contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is
prohibited. If you have received this message in error, we kindly request you to immediately reply to the sender of
this message and delete the message and attachments from your system.
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