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Re: Acordo de comissão Dental uni com Action corretora

​Boa tarde!

Ok, obrigada pelo retorno.

FELIPE, gentileza abrir o CRV solicitando o aditivo para esta corretora ao comercial ADM.
Para isso, gentileza negociar uma meta de vidas com a corretora. Verifiquei em sistema e até o momento a
mesma vendeu 16 vidas PF e 1 contrato PME. Sugiro o mínimo de 50 vidas/mes.

Atenciosamente
---
BRUNA COSTA
Relacionamento
Tel: (41) 30203843 Cel: (41) 997876626

De: Ronny Carlos Volce
Enviado: quarta-feira, 28 de junho de 2023 15:25
Para: Bruna Euzieres Silveira da Costa
Cc: Felipe Borges dos Santos
Assunto: Re: Acordo de comissão Dental uni com Action corretora
 
​Sim, propõem uma meta e vamos fazer o aditivo!

---
RONNY CARLOS VOLCE
- Coordenador Comercial

Bruna Euzieres Silveira da Costa
qua 28/06/2023 17:41

Para:Ronny Carlos Volce <ronny.volce@dentaluni.com.br>;

Cc:Felipe Borges dos Santos <felipe.santos@dentaluni.com.br>;
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Tel: (41) 30203851 Cel: (41) 98861-2294
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Bruna Euzieres Silveira da Costa
Enviado: sexta-feira, 23 de junho de 2023 16:20
Para: Ronny Carlos Volce
Cc: Felipe Borges dos Santos
Assunto: Enc: Acordo de comissão Dental uni com Action corretora
 
Ronny, boa tarde!

Conforme solicitação da corretora abaixo, conseguimos seguir com o aditivo para que recebam 100% ag na
primeira ? 
Já estão com vendas ativas, se colocarmos uma meta podemos seguir?
Se sim, qual a meta?

Atenciosamente
---
BRUNA COSTA
Relacionamento
Tel: (41) 30203843 Cel: (41) 997876626

De: Comissão Dental Uni
Enviado: segunda-feira, 12 de junho de 2023 12:20
Para: Ronny Carlos Volce; Bruna Euzieres Silveira da Costa
Assunto: Enc: Acordo de comissão Dental uni com Action corretora
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Bom dia Ronny e Bruna,

Segue para tratativas.

Obrigado.

Roberto Fermiano Rodrigues Filho

De: ACTION CORRETORA DE SEGUROS <actioncorretora@hotmail.com>
Enviado: quarta-feira, 7 de junho de 2023 15:58
Para: Comissão Dental Uni
Assunto: Acordo de comissão Dental uni com Action corretora
 
Boa tarde, meu nome é Cristiano Garcia e sou diretor comercial e sócio da Action Group e venho por meio
desta pedir um acordo comercial de comissões para nossos vendedores, já que a galera aqui gostou muito do
produto e a equipe está bem animada, mas depois de descobrir que a comissão só vem depois de um mês e
75% e eu tinha falado 100% pro nosso corretor, gostaria de saber se é possível ter um acordo onde recebermos
100% da primeira 50% da segunda 25% da terceira e 25% da quarta contribuição.
já foram feitas uma média de 22 vidas vendidas e vamos continuar engajados em vender bastante.

Gostamos muito do atendimento do Felipe nosso supervisor Dental Uni onde tem nos apoiado rapidamente e
toda atenção possível conosco.
Por esse motivo quero muito ter esse privilégio de poder continuar motivando a nossa galera com esse modelo
de comissão.

Fico no aguardo de uma resposta positiva dos senhores e muita gratidão pela parceria.

Cristiano Garcia 
Diretor comercial 
Action Group e Action corretora.
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